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rrmm.maciel@asse.com.uy

RE: Solicitud de ampliacion Compra Directa N°42

De: JLazo@uy.roemmers.com

Buenas tardes,
Copio respuesta se mantenimiento de precio

Saludos

Mail para cotizaciones CotizacionesRoemmers@uy.roemmers.com

De: Pablo Pereira

Enviado el: viernes, 07 de septiembre de 2018 12:43 p.m.
Para: Jose Lazo

CC: GLD-CotizacionesRoemmers

Asunto: Re: Solicitud de ampliacion Compra Directa N°42

Confirmemosla ampliacion manteniendo el precio.
Gracias!

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

———————— Mensaje original --------

De: Jose Lazo <JLazo@uy.roemmers.com>

Fecha: 7/9/18 11:33 AM (GMT-03:00)

A: Pablo Pereira <ppereira@uy.roemmers.com>

CC: GLD-CotizacionesRoemmers <CotizacionesRoemmers(@uy.roemmers.com>
Asunto: RE: Solicitud de ampliacion Compra Directa N°42

Reenvio consulta

José Lazo

Operaciones Comerciales
ATC/Expedicién

Grupo ATCVentas: 0800 2400 int.Grupo 181
Fax de Ventas: +598-2 513 0504

Cno. Maldonado 6550 - CP 12100
Montevideo - Uruguay
ATCVentas@uy.roemmers.com

www.roemmers.com.uy
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Cuidemos el medio ambiente

De: Recursos Materiales - Maciel - ASSE [mailto:rrmm.maciel@asse.com.uy]
Enviado el: viernes, 07 de septiembre de 2018 11:31 a.m.

Para: GLD-ATCVentas

Asunto: Fwd: Solicitud de ampliaciéon Compra Directa N°42

————— Mensaje reenviado -----

De: "Recursos Materiales - Maciel - ASSE" <rrmm.maciel@asse.com.uy>

Para: "jvillar" <jvillar@uy.roemmers.com>, "sjaurena" <sjaurena(@uy.roemmers.com>
Enviados: Miércoles, 5 de Septiembre 2018 11:51:35 (GMT-0300) Auto-Detected
Asunto: Solicitud de ampliacion Compra Directa N°42

Buenos dias:

Por la presente solicito la ampliacion de 94 Ampollas de FILGRASTIM 300mcg/ml inyectable, FILGEN
300mui correspondiente a la Compra Directa N° 42 manteniendo el precio del ITEM.

Sin otro particular quedo a su dispocicidn para su pronta respuesta .
Saluda;
Julio de los Santos

Of de compras
Hospital Maciel
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