
De : Lic. Leticia Barros Martinet <lbarros@psico.edu.uy>

Asunto : PRESUPUESTO TOTEMS - Fwd: Re: Pedido de
presupuesto - Facultad de Psicología, Udelar

Para : Sección Compras <compras@psico.edu.uy>

Zimbra: compras@psico.edu.uy

PRESUPUESTO TOTEMS - Fwd: Re: Pedido de presupuesto - Facultad de Psicología,
Udelar

jue, 07 de mar de 2024 11:09

Leila

1 ficheros adjuntos

Natalia, te voy pasando el presupuesto de Copiplan por las piezas de los 3 totems.

En un ratito te paso el formulario. Gracias!

un beso,
Leticia

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:Re: Pedido de presupuesto - Facultad de Psicología, Udelar
Fecha:Wed, 6 Mar 2024 11:24:53 -0300

De:Gabriel Ferreira <gabriel@copiplan.com.uy>
A:Lic. Leticia Barros Martinet <lbarros@psico.edu.uy>

CC:Erika Díaz Bazalo <ediazb@psico.edu.uy>

Hola buen día Leticia,

Te confirmo que hacemos cortes en sintra con vinilo pegado, a continuación te envío el
presupuesto:

- 12 piezas impresas en vinilo, montadas en sintra de 5 mm cortadas tamaño 50 x 20 cm
según muestra $ 4.320 iva incl.
- 36 piezas impresas en vinilo, montadas en sintra de 5 mm cortadas a tamaño 40 x 50
cm según muestra $ 25.920 iva incl.

para el trabajo primero se pega el vinilo en la placa y despues corta.
Cualquier consulta estoy a las órdenes.
Saludos cordiales
Gabriel

El mar, 5 mar 2024 a la(s) 10:08 a.m., Lic. Leticia Barros Martinet (lbarros@psico.edu.uy)
escribió:

Buenos días Gabriel, espero que te encuentres muy bien

Te escribo porque en la Facultad quisiéramos hacer un totem similar al de la imagen
adjunta y para eso quería consultarte si ustedes troquelan placas de pcv, tipo sintra, de
0,5 cms de espesor.
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Serían 36 placas de 50 x 40 cms y 12 placas de 50 x 20 cms. según el croquis que
también va en adjunto.

En caso afirmativo te agradezco si me pudieras enviar un presupuesto.

Sobre esas placas luego pegaremos vinilo impreso. ¿Podrías indicarme a cuánto está
el metro cuadrado de impresión sobre vinilo?

¡Muchas gracias!

Cordiales saludos,
Leticia

--

Libre de virus.www.avast.com

--
Gabriel Ferreira
Asesor Comercial de Producción Gráfica
Departamento Comercial & Servicio al Cliente
COPIPLAN S.A
Cel - 098 677 403
Central: Soriano 1518 / Tel - 2411 1031* Int. 128
gabriel@copiplan.com.uy
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