120112018 - Zimbra:

Zimbra: _ | pdominguez@msp.gub.uy

Fwd: Licitacion Abreviada 12/2017 para la contratacion de Agencia de Publicidad
(CIR 54/17)

De : Pablo Dominguez <pdominguez@msp.gub.uy> vie, 12 de ene de 2018 08:37

Asunto : Fwd: Licitacidon Abreviada 12/2017 para la |
contratacion de Agendcia de Publicidad (CIR 54/17)

Para : gerardo grieco <gerardo.grieco@punto.com.uy>

Estimado,

De acuerdo a lo solicitado, envio respuesta por el presupuesto global.

Saludos,

Pable Dominguez
Dpto. de Compras y Suministros

Estimado Pablo: _

De acuerdo a lo consultado con el Dr. Soto, el monto disponible para
inversion seria de $ 2.500.000 impuestos incluidos

Saludos '

Adriana

----- Mensaje original-----

De: Pablo Dominguez [mailto:pdominguez@msp.gub.uy]

Enviado el: miércoles, 10 de enero de 2018 03 46 p.m,

Para: aorlando

CC: Natalia Nogues

Asunto: Fwd: Licitacion Abreviada 12/2017 para la contratacion de Agencia
de Publicidad (CIR 54/17) : '

Estimadas:

Envié mail, por consulta de la firma Punto 0gilvy.
Agradezco enviar la respuesta a mi correo, a los efectos de reallzar 1a
comunicacién correspondiente.

Saludos,

Pablo Domlnguez
Dpto.. de Compras y Suministros del MSP

----- Mensaje reenviado -----

De: "Gerardo Grieco" <gerardo.grieco@punto.com.uy>

Para: pdominguez@msp.gub.uy

Enviados: Miércoles, 10 de Enero 20618 12:20:27

Asunto: Licitacion Abreviada 12/2617 para la contratacidn de Agencia de




121172018 Zimbra:

Estimado Dominguez,

Un gusto saludarle.- Tengo el agrado de informarle que nos vamos a
presentar a la licitacién y que para Punto Ogilvy es un gran desafio y casi
una obligacién, especialmente porque en los 54 afios de vida de la empresa,
por filosofia de su fundador, nunca aceptamos trabajar para ningtn tabaco.-
Tncluso en la época que hacian mucha publicidad... Por ello nos hace mucha
ilusién participar de esta licitacidn.

Tenemos una consulta: ¢puede informarnos o dar idea del presupuesto global
para realizar el ejercicio de proponer la distribucién para el plan de
comunicacion?. -

desde ya muchas gracias
Gerardo

Gerardo Grieco
*CEQPunto Ogilvy™

www, puntoogilvy.com.uy
www.ogilvy.com

#okok

*Please consider the environment before you print this email.
Privileged/Confidential Information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message (or responsible for
delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this
message to anyone. In such case, you should destroy this message and kindly
notify the sender by reply email. Please advise immediately if you or your
employer does not consent to email or messages of this kind. Opinions,
conclusions and other information in this message that do not relate to the
official business of the sender's company shall be understood as neither
given nor endorsed by it.*

De : Pablo Dominguez <pdominguez@msp.gub.uy> vie, 12 de ene de 2018 08:32

Asunto : Fwd: Licitacion Abreviada 12/2017 para la
contratacidn de Agencia de Publicidad (CIR 54/17)

----- Mensaje reenviado -----

De: "Gerardo Grieco" <gerardo.grieco@plnto.com.uy>

Para: pdominguez@msp.gub.uy

Enviados: Miércoles, 10 de Enero 2618 12:20:27

Asunto: Licitacidén Abreviada 12/2617 para la contratacidén de Agencia de
Publicidad (CIR 54/17)



